19/03/2024, 15:15 Zimbra

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

Re: Solicitacao de informacoes sobre o pregao n 90003/2024

De : Rafael Areas <rafaelareas824@gmail.com> ter., 19 de mar. de 2024 15:04

Assunto : Re: Solicitacao de informagdes sobre o pregao n
90003/2024

Para : compras@pmspa.rj.gov.br
Boa tarde!!!
Ok, obrigado!
Sobre 0 anexo XIII ( ANALISE ECONOMICO FINANCEIRO).

Sera necessario anexar o anexo XIII junto com os documentos de habilitacdo mesmo
anexando o balango patrimonial?

Em ter,, 19 de mar. de 2024 14:41, <compras@pmspa.rj.gov.br> escreveu:
Ol3, boa tarde!

Que bom que o senhor conseguiu resolver.

Os documentos de habilitacdo serdao anexados apenas quando solicitados, apos a fase
de lances, durante a fase de julgamento de proposta, para as empresas que ofertarem
os melhores lances. A documentagao de habilitacdo devera ser enviada junto da
proposta readequada.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA

De: "Rafael Areas" <rafaelareas824@gmail.com>

Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Enviadas: Terca-feira, 19 de marco de 2024 14:08:31

Assunto: Re: Solicitagao de informagdes sobre o pregao n 90003/2024

Boa tarde!!
Consegui resolver aqui, entrei no portal com a nova lei.
Obrigado!

Os documentos de habilitacao serao anexados no sistema se ganhar algum item ou tem
que anexar antes?

Respeitosamente

Em ter,, 19 de mar. de 2024 09:50, <compras@pmspa.rj.gov.br> escreveu:
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19/03/2024, 15:15 Zimbra
Prezado senhor, bom dia!

Verificou-se pelo sistema de que ha propostas cadastradas para esta licitacao (Pregao
Eletronico 90003/2024).

Sugiro que entre em contato com a Central de Atendimento do Compras.gov para que
possam prestar auxilio ao senhor da melhor forma possivel.

Central de Atendimento ao Usuario - 0800.978.9001.
Suporte realizado de segunda a sexta-feira, das 07h as 20h.

Respeitosamente,
Daniella Cruz
Pregoeira

PMSPA

De: "Rafael Areas" <rafaelareas824@gmail.com>

Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Enviadas: Terca-feira, 19 de marco de 2024 8:18:11

Assunto: Solicitagdo de informacdes sobre o pregao n 90003/2024

Prezados, bom dia!
Solicitacdo de informacdes sobre o pregao eletrénico n 90003/2024.

N3o esta aparecendo pra mim esse pregdo no sistema do comprasnet, para cadastrar
a proposta.

Peco ajuda desse fato para nossa empresa particular da disputa.
Desde ja agradeco.

Respeitosamente .

Rafael Aréas Paes

R A P MULTI COMERCIAL LTDA

CNPJ 38.185.272/0001-86
22 99993-8685
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